23/06/2022 13:01 Webmail :: Dividas PE 058/2022

Duvidas PE 058/2022

De Mariane Wolff Pereira <mariane@baseambiental.com.br>
Para «<licitacao@marmeleiro.pr.gov.brs, <licitacac02@marmeleiro.pr.gov.brs
Data 23-06-2022 11:18

Bom dia!

Por gentileza, gostaria de tirar algumas dividas a respeito do Edital PE n° 058/2022 - PMM.

Sao elas:

1) O pedido de Autorizacio de Corte do Lote 1 deve ser felto para o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos ou Instituto Agua e Terra?

2) No edital ndo esté claro se o pagamento vai ser autorizado apés a entrega dos projetos e aprovagic do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos ou apenas apds a emissao da Autorizagéo
de Corte ¢ licenca para movimentagido de terra.

3) No Lote 2, o projeto que se refere é o projeto de terraplenagem? Ou este projeto e a topografia serdo fornecidos pela Prefeitura?

Atenciosamente,
Mariane Wolff Pereira
Engenhaira Sanitarista e Amblental
CREA/SC: 157079-5
{48} 9 9978-8912
i rbaseambiental com. br
www.baseambiental.com.br
;«;https://drive.googIe‘com/a/baseambientat.com.br/uc?td=DB-ZDDrd6DTzScDV1MENVbEthL\/k&export:down%oad
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Fwd: Davidas PE 058/2022

De Licitagdes e Contratos <I§ci'tacao@marme!eés’o.pr.gov,br>

Webmail :: Fwd: Dividas PE 058/2022

Para meicambiente <meloambiente@marmeleiro.pr.gov.br>, meicambiante? <meicambiente2@marmeleiro.pr.gov.br>

Bata 23-06-2022 13:01

>3]

Boa tarde. segue pedido de esclarecimento do Pregio 0538/2022 - Licenciamento Posto Alto Sdo Mateus.

Atenciosamente.
Franciéli de Oliveira Mainardi
Set
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Assunio: Dividas PE«
Data:r 23-06-2022 1118
De: Mariane Wo

HI Pereira “mariane@baseambiental.com br ‘mariane@baseambiental.com br>

Para: licitacao@imarmeleiro pr.gov.br, licitacao02@marmeleiro pr.gov.br
Bom dia!

Por gentilera, gostaria de tirar algumas dinvidas 2 respeito do Bdital PE r° 05872022 - PMM,
E E g p

1 O pedide de Autorizagic de Corte do Lote | deve ser feiio para o Departamenio de Meio Ambicnte e Ree

23 Ne edital ndo osté claro se o pagamento vai ser autorizado apds a entrega dos projetos ¢ aprovacao do Depurtamento de Meio Ambiente ¢ Recursos Hi

nlagdo de terra.

Atenciosamente,

Mariane Wolff Pereira

vy = . e
£ s tal.com.br
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33 No Lote 2. ¢ projeto que se refere € o projeto de terraplenagem? Ou este projeto ¢ a topografia serio fornecidos pela Prefeitura?
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Re: Fwd: Davidas PE 058/2022

De Departamento de Meio Ambiente <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.brs :ﬂ
Para Licitagbes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 23-06-2022 14:10

1) O Pedido de autorizacdo de corte devera ser solicitado ao AT pelo Sistema Nacional de Controle da Origem Florestal (SINAFLOR). Pois
se lrata de espécies nativas.

2) Pagamento apds a emisséo das licengas salicitadas no certame

3) Projeto e licenga para movimentagéo de solo em volume acima de 100 m®, conforme estabelecido pelo AT,

Att.,

Fernanda Barizon

Chefe da Divisdo de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Portaria n® 6.433/2021

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
(46)3525-2086 Fixo e Whatsapp

Em 23-06-2022 13:01, Licitacdes e Contratos escreveu:
Boa tarde, seguc pedido de esclarecimento do Preglio 058/2022 - Licencimmento Posto Alto $io Mateus.

Atenciosamente,

Franciéh de Oliveira Mainardi
Setor de Licitagdes

Tel (463 3525-8107 / 3525-8103

-=emeee Mensagem original e--e-a-

Assunto:Dividas PE 05872022
Data:  23-06-2022 11:18

De: Mariane Wolff Pereira <niarian

shaseambiental.com.br-<Anariane@ibaseambicntal com. b

Para:  licitaca

@marmeleivo.pr.gov.br. licitacao024marmeleiro pr. govbr

Bont dia!

Por gentileza, gostaria de thvar alguntas davidas a respeito do Edital PE 0® 05872022 - PMM.

Sao elas:

170 pedido de Awtorizacio de Corte do Lote 1 deve sor feito para o Depurtamento de Meio Ambiente ¢ Recursos Hidricos ou nstituto Agun ¢ Terra?

2) No edital nao estd claro se o pagamento vai ser autorizado apds a entrega dos projetos e aprovaciio do Departamento de Meio Ambicnte o Recursos

Hidricos ou apenas apds a emissido da Auterizacio de Corte e licenga pava movimentacio de tera.
3} No Lote 2. 0 projeto que se refere ¢ o projeto de teeraplenagem? Ou este projeto e a topografia serdo fornecidos pela Prefeitura?

Atenciosamente,

Mariane Wolff Pereira
fngenheira Sanitarista e Ambiental
CREA/SC: 157079-5

(48) 9 9978-8912

ol

maria haseambiantal.com by
www.baseambiental.com.br
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23/06/2022 14:19 Webmail :: Fwd: Re: Fwd: Duvidas PE 058/2022

Fwd: Re: Fwd: Dividas PE 058/20272

De Licitagdes e Contratos <licitacao@marmeleiro pr.gov.brs
Para  <mariane@baseambiental.com.brs
Data  23-06-2022 14:19

Boa tarde, segue abaixo resposta do Departamenio de Meio Ambiente ¢ Recursos Hidvicos, referente aos guestionamenios do Preglio 05872022,

Atenciosamente,

Franciéli de Oliveira Mainardi
Setor de Licitaces

Tel (46) 3525-8107 7 3525-810%

--~=-ee Mensagem original veemeee

Assanto:Re: Fwd: Dividas PE 058/2027
Pata: 23-06-2022 14:10

De: Departamento de Meio Ambicnte <meioambienteXimarmeleivo.pr.uov. b
pr

u"n‘nci()ambicnLcZ"@anmm1c[ciro,pr,gov,briv"

Para:  Licitagdes ¢ Contratos “licitacao@marmelgiro.pr.gov.be: Mcitacaogmarmeleiro.pr.gov.brs

1) O Pedido de autorizacio de corte devera ser soficitado ao IAT pelo Sisterna Nacional de Controle da Origem Florestal (SINAFLOR). Pois

se trata de espécies nativas.
2) Pagamento apés a emisséo das licengas solicitadas no certame
3) Projeto ¢ licenca para movimentacéo de solo em volume acima de 100 m?, conforme estabelecido pelo IAT,

Att,,

Fernanda Barizon

Chefe da Divisdo de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Portaria n® 6.433/2021

Departamento de Meio Ambiente o Recursos Hidricos
(46)3525-2086 Fixo e WhatsApp

Em 23-06-2022 13:01, Licitagtes e Contratos escreveu:

Boa tarde, segue pedido de esclarecimento do Pregio 05872022 - Licenciamento Posto Alio $io Mateus.
Atenciosamente,

Franciéli de Oliveira Mainardi

Setor de Licitagaes

Tel (46) 3525-8107 7 3325-810%

~~~~~~~~ Mensagem original —w-meom-

Assunto:Dividas PE 058/2022

Data:  23-06-2022 1118

De: Mariane Wolff Pereira “mariancid@bascambicotal.con. by <marianegbascambicntal.com. bri-
Para:  licitacaoupmarmeleiro.pr.gov.br, licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br

Bony dia!

Por gentileza, gostaria de tirar algumas dividas a respeiro do Edital PE n° 038/2027 - PMM.

Sdo elas:

1} O pedido de Autorizagio de Corte do Lote 1 deve ser feito pava o Departamento de Meio Ambiente ¢ Recursos Hidricos ou Instituto Agua e Te

Hidricos ow apenas apos a emissio da Awtorizagio de Corte ¢ licenea para movimentagio de terra.
3)No Lote 2, 0 projeto que se refere ¢ o prajeto de terraplenagem? Ou este projeto e a topogratia serdo fornecidos pela Prefeinura?

Ateuciosamente,

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?__task=mail&_safe=1&_uid=24604&_mbox=Enviadas&__action=print&_extwin=1

2} No edital ndo estd claro se o pagamento vai ser autorizado apds & entrega dos projetos ¢ aprovagio do Departamento de Meio Ambicnte ¢ Recursos
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23/06/2022 14:19 Webmail :: Fwd: Re: Fwd: Duvidas PE 058/2022

Mariane Wolff Pereira

Engenheira Sanitarista ¢ Ambiental

CREA/SC: 157079-5

(48) 9 9978-8912

maritane@baseamblental.com.br

www.baseambiental.com.br
Eléz?l?https:/v/dri,\‘/‘e.googv!‘e.con'l/a/baseambiental.,comvbr”/uc?idm”OB~Z‘DDrdGDTZBCDVIMEENVbEthL\/k&exportr—:download
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